
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ SAİD NURSİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİİMAM HATİP HABER SINAV-63-225-070-0167 67 67 67

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Test

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLERİngilizce Din K.ve A.B. Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 6 7,21 7 7 4,85 9 6 6,90 6 4 4,22 5 5 3,07 2 2 1,58 38 30 27,83 329,120

Okul Ortalaması 9 6 7,21 7 7 4,85 9 6 6,90 6 4 4,22 5 5 3,07 2 2 1,58 38 30 27,83 329,120

KATILIMLAR

1 3 MUHAMMED FATİH PAF 15 0 15,00 13 2 12,33 14 1 13,67 10 0 10,00 9 1 8,67 5 0 5,00 66 4 64,67 495,363 1 1 1 1 1
% 1,49

2 189 İBRAHİM SALİH BALTA 4D 13 2 12,33 14 1 13,67 15 0 15,00 9 1 8,67 7 3 6,00 3 2 2,33 61 9 58,00 480,076 1 2 2 2 2
% 2,99

3 5 MİRAÇ ÇÖLGEÇEN 4A 15 0 15,00 13 2 12,33 12 3 11,00 10 0 10,00 8 2 7,33 4 1 3,67 62 8 59,33 474,409 1 3 3 3 3
% 4,48

4 1153 MUHAMMED YUSUF ÇEVİK 15 0 15,00 14 1 13,67 12 3 11,00 7 3 6,00 8 2 7,33 4 1 3,67 60 10 56,67 473,363 2 4 4 4 4
% 5,97

5 145 ÖMER İSTEMİL  12 2 11,33 13 2 12,33 14 1 13,67 9 1 8,67 8 2 7,33 4 1 3,67 60 9 57,00 464,535 3 5 5 5 5
% 7,46

6 1300 MİRAÇ IŞIKER 4A 13 2 12,33 12 3 11,00 13 2 12,33 10 0 10,00 8 2 7,33 5 0 5,00 61 9 57,99 460,967 2 6 6 6 6
% 8,96

7 9876 ABDULLAH İLHAMİ HARE 12 3 11,00 11 2 10,33 14 1 13,67 10 0 10,00 6 2 5,33 5 0 5,00 58 8 55,33 451,873 4 7 7 7 7
% 10

8 1116 TEVFİK HAKTAN AKGÜN4E 15 0 15,00 13 2 12,33 12 3 11,00 6 4 4,67 3 1 2,67 49 10 45,67 441,884 1 8 8 8 8
% 12

9 611 EMİRHAN ÇINAR 4F 11 4 9,67 10 3 9,00 15 0 15,00 9 1 8,67 5 5 3,33 5 0 5,00 55 13 50,67 435,162 1 9 9 9 9
% 13

10 880 SERHAT YAVUZ 4K 13 2 12,33 11 4 9,67 12 3 11,00 9 1 8,67 7 3 6,00 2 3 1,00 54 16 48,67 428,514 1 10 10 10 10
% 15

11 1477 AHMET ÖZGÜNEŞ  13 2 12,33 12 3 11,00 11 4 9,67 6 4 4,67 8 2 7,33 3 2 2,33 53 17 47,33 426,450 5 11 11 11 11
% 16

12 488 ABDULLAH ACI 4G 13 2 12,33 10 5 8,33 12 3 11,00 6 4 4,67 6 4 4,67 5 0 5,00 52 18 46,00 417,410 1 12 12 12 12
% 18

13 8 MUHAMMED SONEKİNCİ 13 2 12,33 10 4 8,67 12 3 11,00 8 2 7,33 7 3 6,00 1 4 -0,33 51 18 45,00 415,294 6 13 13 13 13
% 19

14 284 NUSRET BİNGÜL 5 13 2 12,33 8 7 5,67 13 2 12,33 8 2 7,33 4 6 2,00 5 0 5,00 51 19 44,66 408,036 1 14 14 14 14
% 21

15 0 AHMET TAHA PAKIR  12 2 11,33 10 2 9,33 11 4 9,67 5 5 3,33 6 4 4,67 5 0 5,00 49 17 43,33 407,571 7 15 15 15 15
% 22

16 582 DAVUD DURSUN 4B 11 4 9,67 11 4 9,67 12 3 11,00 6 4 4,67 6 4 4,67 3 2 2,33 49 21 42,01 403,820 1 16 16 16 16
% 24

17 7 SALİH GÜRPINAR  12 3 11,00 7 5 5,33 12 3 11,00 8 2 7,33 8 2 7,33 3 2 2,33 50 17 44,32 395,483 8 17 17 17 17
% 25

18 1011 AKİF YENER 4B 10 5 8,33 10 5 8,33 12 3 11,00 8 2 7,33 6 4 4,67 3 2 2,33 49 21 41,99 393,876 2 18 18 18 18
% 27

19 396 AKİF ELÇİ 4B 8 7 5,67 10 4 8,67 12 3 11,00 10 0 10,00 8 2 7,33 3 2 2,33 51 18 45,00 392,867 3 19 19 19 19
% 28

20 860 YUSUFÇINAR KASAP 4B 10 5 8,33 9 6 7,00 12 3 11,00 8 2 7,33 3 7 0,67 4 1 3,67 46 24 38,00 379,929 4 20 20 20 20
% 30

21 723 YUSUF ÇERKEZ 4B 12 3 11,00 7 6 5,00 10 5 8,33 5 5 3,33 7 3 6,00 2 2 1,33 43 24 34,99 363,437 5 21 21 21 21
% 31

22 335 MAHİR AĞALDAY 4D 13 1 12,67 5 8 2,33 9 6 7,00 8 2 7,33 6 4 4,67 4 1 3,67 45 22 37,67 361,210 2 22 22 22 22
% 33

23 444 ABDULLAH ŞAHİN  10 5 8,33 8 7 5,67 10 5 8,33 8 2 7,33 6 4 4,67 2 3 1,00 44 26 35,33 358,361 9 23 23 23 23
% 34

24 111 HAMZA KAYA 4B 9 6 7,00 10 5 8,33 9 6 7,00 6 4 4,67 8 2 7,33 1 4 -0,33 43 27 34,00 356,578 6 24 24 24 24
% 36

25 25 İBRAHİM ELHAC AHMED4H 11 2 10,33 7 4 5,67 11 2 10,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 1 2,67 36 25 27,67 353,786 1 25 25 25 25
% 37

26 2710 ULUĞBEY KARACA 4K 12 3 11,00 6 6 4,00 11 4 9,67 5 5 3,33 4 6 2,00 1 4 -0,33 39 28 29,67 351,293 2 26 26 26 26
% 39

27 6 SALİH ARICI  11 4 9,67 8 7 5,67 8 7 5,67 6 4 4,67 4 6 2,00 3 2 2,33 40 30 30,01 342,591 10 27 27 27 27
% 40

28 241 HUZEYFE ÇAKIR 4E 6 9 3,00 11 4 9,67 10 5 8,33 6 4 4,67 3 7 0,67 3 2 2,33 39 31 28,67 341,857 2 28 28 28 28
% 42

29 123 M YAHYA OKKAŞ 4C 13 2 12,33 6 9 3,00 8 7 5,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 5 0 5,00 40 30 30,00 341,694 1 29 29 29 29
% 43

30 73 EY ÜPEFEÇÜRTEVİZCİ 4A 7 6 5,00 8 3 7,00 10 1 9,67 2 4 0,67 3 3 2,00 1 0 1,00 31 17 25,34 333,029 3 30 30 30 30
% 45

31 1082 EMİN YAPRAK 4G 11 4 9,67 6 9 3,00 9 6 7,00 6 4 4,67 4 6 2,00 3 2 2,33 39 31 28,67 332,471 2 31 31 31 31
% 46

32 6667 ABDULKADİRDURAK  10 5 8,33 9 6 7,00 7 6 5,00 7 3 6,00 1 9 -2,00 1 4 -0,33 35 33 24,00 327,681 11 32 32 32 32
% 48

33 111 MÜSLÜM AKYOL  11 4 9,67 6 9 3,00 9 6 7,00 3 7 0,67 5 4 3,67 3 1 2,67 37 31 26,68 327,162 12 33 33 33 33
% 49
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Test

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLERİngilizce Din K.ve A.B. Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 6 7,21 7 7 4,85 9 6 6,90 6 4 4,22 5 5 3,07 2 2 1,58 38 30 27,83 329,120

Okul Ortalaması 9 6 7,21 7 7 4,85 9 6 6,90 6 4 4,22 5 5 3,07 2 2 1,58 38 30 27,83 329,120

KATILIMLAR

34 0 MUZAFFER FİDANOĞLU5A 8 7 5,67 6 9 3,00 10 5 8,33 9 1 8,67 6 4 4,67 0 5 -1,67 39 31 28,67 321,861 1 34 34 34 34
% 51

35 68 İSMAİL KIRĞIL 4G 7 8 4,33 7 8 4,33 10 5 8,33 6 4 4,67 3 7 0,67 5 0 5,00 38 32 27,33 321,547 3 35 35 35 35
% 52

36 2 MAHİR KAYA 4A 8 7 5,67 7 8 4,33 9 6 7,00 8 2 7,33 5 4 3,67 1 4 -0,33 38 31 27,67 321,263 4 36 36 36 36
% 54

37 1880 BURAK TOPRAK 4G 9 6 7,00 6 9 3,00 8 7 5,67 6 4 4,67 7 3 6,00 2 3 1,00 38 32 27,34 314,906 4 37 37 37 37
% 55

38 2463 CİHAN EMİRS AF İ 4O 7 8 4,33 5 9 2,00 10 5 8,33 7 3 6,00 6 4 4,67 4 1 3,67 39 30 29,00 314,764 1 38 38 38 38
% 57

39 9900 ABDULLAHKAR KAŞ  6 9 3,00 8 5 6,33 9 6 7,00 5 5 3,33 4 6 2,00 2 3 1,00 34 34 22,66 308,931 13 39 39 39 39
% 58

40 1 MUHAM ED SARUHAN 4A 11 4 9,67 5 10 1,67 8 7 5,67 7 3 6,00 3 7 0,67 0 4 -1,33 34 35 22,35 307,386 5 40 40 40 40
% 60

41 0 ABDULLAH ALTUN  5 8 2,33 5 7 2,67 12 2 11,33 5 3 4,00 2 5 0,33 3 2 2,33 32 27 22,99 306,329 14 41 41 41 41
% 61

42 0 ADNAN ALJALUD  8 7 5,67 6 9 3,00 8 7 5,67 7 3 6,00 5 5 3,33 2 3 1,00 36 34 24,67 304,663 15 42 42 42 42
% 63

43 4210 AHMET MAHIR ASLAN  8 6 6,00 6 6 4,00 8 5 6,33 2 6 0,00 5 5 3,33 1 4 -0,33 30 32 19,33 298,725 16 43 43 43 43
% 64

44 2100 AHMET    AKDAĞ  6 8 3,33 6 5 4,33 8 4 6,67 5 3 4,00 3 2 2,33 2 3 1,00 30 25 21,66 298,299 17 44 44 44 44
% 66

45 348 MAHİR ÖZGELİŞ 4I 9 6 7,00 3 10 -0,33 8 7 5,67 7 3 6,00 3 7 0,67 3 2 2,33 33 35 21,34 288,248 1 45 45 45 45
% 67

46 0 AHMETTAYYİPKÖMÜRCÜOĞ 6 9 3,00 7 8 4,33 9 6 7,00 4 6 2,00 4 6 2,00 0 5 -1,67 30 40 16,66 285,747 18 46 46 46 46
% 69

47 717 REŞİT KARAÇİZMELİ 4B 8 7 5,67 3 11 -0,67 7 8 4,33 6 4 4,67 6 4 4,67 3 2 2,33 33 36 21,00 276,402 7 47 47 47 47
% 70

48 9 MUHAMMED TAHA GİRİT 10 5 8,33 6 9 3,00 4 11 0,33 5 5 3,33 3 7 0,67 1 4 -0,33 29 41 15,33 275,133 19 48 48 48 48
% 72

49 1619 BAR Ş JİYAN YILMAZ 4E 6 9 3,00 5 10 1,67 8 7 5,67 5 5 3,33 4 6 2,00 1 4 -0,33 29 41 15,34 267,657 3 49 49 49 49
% 73

50 713 İSMAİLLDA Ğ 4A 7 8 4,33 5 10 1,67 7 8 4,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 1 4 -0,33 28 42 14,00 265,557 6 50 50 50 50
% 75

51 0 YUSUFCANPOLAT 4F 7 8 4,33 4 11 0,33 6 9 3,00 5 5 3,33 6 4 4,67 3 1 2,67 31 38 18,33 265,486 2 51 51 51 51
% 76

52 1835 BERAT KUTLU 4K 7 8 4,33 4 11 0,33 7 8 4,33 4 6 2,00 7 3 6,00 1 4 -0,33 30 40 16,66 264,736 3 52 52 52 52
% 78

53 1134 AHMETMİRZA D L  7 4 5,67 6 8 3,33 5 6 3,00 1 8 -1,67 19 26 10,33 263,700 20 53 53 53 53
% 79

54 0 MS AFFET AKAGÜNDÜZ 5 10 1,67 6 9 3,00 6 9 3,00 3 7 0,67 4 6 2,00 4 1 3,67 28 42 14,01 257,754 21 54 54 54 54
% 81

55 1286 BERKEN ÇETİNKAYAA 4E 4 11 0,33 6 9 3,00 6 9 3,00 1 9 -2,00 6 4 4,67 2 3 1,00 25 45 10,00 242,428 4 55 55 55 55
% 82

56 0 İBRAHİM HA LİL ÇİFÇİ 4İ 4 11 0,33 4 4 2,67 4 9 1,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 1 3,67 23 38 10,33 237,600 1 56 56 56 56
% 84

57 487 MUHAMMED AKİF AKSAN4K 6 9 3,00 6 9 3,00 5 10 1,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 0 5 -1,67 20 50 3,33 232,195 4 57 57 57 57
% 85

58 983 YUSUFEYMEN 4K 8 7 5,67 5 10 1,67 3 12 -1,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 0 5 -1,67 21 49 4,67 230,803 5 58 58 58 58
% 87

59 4 MUHAMMET ÇİFTÇİ 4C 9 6 7,00 1 14 -3,67 6 9 3,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 4 -0,33 22 48 6,00 229,043 2 59 59 59 59
% 88

60 4689 ABDULSAMET KARAAĞAÇ 3 12 -1,00 6 9 3,00 5 10 1,67 4 6 2,00 3 7 0,67 1 4 -0,33 22 48 6,01 225,068 22 60 60 60 60
% 90

61 1052 İBRAHİM KARACA 4A 4 11 0,33 6 9 3,00 3 12 -1,00 4 6 2,00 3 7 0,67 1 3 0,00 21 48 5,00 219,009 7 61 61 61 61
% 91

62 407 AHMET SÜRM Lİ 4A 4 11 0,33 2 12 -2,00 6 9 3,00 3 7 0,67 5 5 3,33 3 2 2,33 23 46 7,66 216,772 8 62 62 62 62
% 93

63 1018 HASAN YEŞİLKENDİR 4D 6 9 3,00 2 13 -2,33 4 11 0,33 4 6 2,00 4 6 2,00 1 4 -0,33 21 49 4,67 208,938 3 63 63 63 63
% 94

64 0 MUHAMET EMİN ÖZER 4B 7 8 4,33 3 12 -1,00 4 11 0,33 0 10 -3,33 2 8 -0,67 1 4 -0,33 17 53 -0,67 206,604 8 64 64 64 64
% 96

65 0 MURAT BOZTAŞ  6 9 3,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 0 10 -3,33 1 9 -2,00 0 4 -1,33 14 55 -4,33 194,819 23 65 65 65 65
% 97

66 163 YUSUF  AKDAĞ 4A 5 10 1,67 2 13 -2,33 2 13 -2,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 1 4 -0,33 16 54 -1,99 180,044 9 66 66 66 66
% 99
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İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Test

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLERİngilizce Din K.ve A.B. Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 6 7,21 7 7 4,85 9 6 6,90 6 4 4,22 5 5 3,07 2 2 1,58 38 30 27,83 329,120

Okul Ortalaması 9 6 7,21 7 7 4,85 9 6 6,90 6 4 4,22 5 5 3,07 2 2 1,58 38 30 27,83 329,120

KATILIMLAR

67 2202 CİHANDENİZ 4H 4 11 0,33 1 14 -3,67 2 13 -2,33 3 7 0,67 3 7 0,67 0 5 -1,67 13 57 -6,00 160,540 2 67 67 67 67
% 100
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